
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM ETYEMEZ ALPARSLAN GÜL ORTAOKULU8.SINIF ÜNLÜLER KARMASI JETT PERFORMAN İZLEME-115 211 219 2224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,88 7 3 5,60 6 3 5,58 5 3 3,88 6 8 3,64 9 8 6,71 44 31 33,29 297,240

Okul Ortalaması 8 6 6,09 5 2 4,00 5 2 3,78 3 3 2,49 5 6 2,91 7 6 5,04 33 25 24,31 219,900

KATILIMLAR

1 10 BERKAY KURT 8A 18 1 17,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 13 6 11,00 18 2 17,33 76 12 72,00 431,963 1 1 7 7 130
% 5,85

2 6 EFTAL AKGÜL 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 7 7,67 14 6 12,00 68 19 61,67 391,598 2 2 16 16 329
% 15

3 11 PAHİME KOCABAŞ 8A 15 3 14,00 7 2 6,33 6 4 4,67 3 5 1,33 5 9 2,00 9 10 5,67 45 33 34,00 306,910 3 3 57 57 949
% 43

4 2 ASİL EYMEN İNCE 8A 10 9 7,00 8 2 7,33 7 2 6,33 1 1 0,67 5 5 3,33 12 8 9,33 43 27 33,99 302,336 4 4 61 61 987
% 44

5 1 ALİERDEM YILMAZ 8A 7 13 2,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 5 2,33 9 5 7,33 12 8 9,33 45 38 32,33 300,282 5 5 64 64 1008
% 45

6 23 CANSU BİRBEN 8A 14 6 12,00 7 2 6,33 7 3 6,00 3 3 2,00 3 7 0,67 6 6 4,00 40 27 31,00 289,480 6 6 77 78 1104
% 50

7 40 AZİZCAN MUTLU 8A 8 12 4,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 8 12 4,00 10 10 6,67 41 49 24,67 274,704 7 7 97 100 1228
% 55

8 9 NİSA NUR ERH* 8A 9 9 6,00 5 4 3,67 7 3 6,00 4 2 3,33 3 3 2,00 7 8 4,33 35 29 25,33 269,737 8 8 103 106 1271
% 57

9 8 MEHMET AYG IN 8A 5 12 1,00 5 4 3,67 6 2 5,33 4 5 2,33 7 10 3,67 7 10 3,67 34 43 19,67 251,584 9 9 127 134 1445
% 65

10 7 İREM AY 8A 8 8 5,33 6 3 5,00 3 6 1,00 5 3 4,00 3 11 -0,67 6 9 3,00 31 40 17,66 243,694 10 10 137 144 1522
% 68

11 12 SAMET YILMAZ 8A 8 11 4,33 2 7 -0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 6 10 2,67 5 14 0,33 30 53 12,33 236,230 11 11 150 157 1588
% 71

12 0  0 0 0,00

13 0  0 0 0,00

14 0  0 0 0,00

15 0  0 0 0,00
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